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§ 120
Poikkeamishakemus tilalle 418-​425-​7-​251,​ koirapuistotoiminnan jatkaminen

TRE:1702/10.03.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Hastio Pia

Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio,​ puh. 040 801 6917,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Poikkeamishakemus koskien lupaa pysyttää aidattu koirametsä 
asemapiirroksen periaatteen mukaan noin 1,​36 ha suuruiselle alueelle 
hyväksytään.

Poikkeamislupa on voimassa viisi (5) vuotta siitä,​ kun päätös on saanut 
lainvoiman.

Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakentamislupaa on haettava luvan 
voimassaoloaikana.

Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus
Poikkeamishakemus koskien lupaa pysyttää aidattu koirametsä 
asemapiirroksen periaatteen mukaan noin 0,​36 ha suuruiselle alueelle 
hyväksytään.

Poikkeamislupa on voimassa viisi (5) vuotta siitä,​ kun päätös on saanut 
lainvoiman.

Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakentamislupaa on haettava luvan 
voimassaoloaikana.

Kokouskäsittely
Esittelijä teki teknisen korjauksen päätösehdotuksen ensimmäiseen 
lauseeseen seuraavasti: Pinta-​alaa koskeva virheellinen luku 0,​36 ha 
korjattiin 1,​36 ha.

Puheenjohtaja totesi näin korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut
Haetaan lupaa pysyttää voimassa määräaikainen lupa 
koirametsätoiminnan jatkamiseen tilalle 418-​425-​7-​251.

POIKKEAMINEN
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Alueella ei ole voimassa sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa,​ jota 
voidaan käyttää suoraan rakentamisluvan perusteena (AkL 44 §). Alueella 
ei myöskään ole asemakaavaa. Tämän vuoksi alueelle sijoittuva toiminta 
edellyttää erillistä poikkeamispäätöstä.

Poikkeaminen (RakL 57 §) ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle,​ kaavan 
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei 
myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä 
johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.

Kiinteistörekisterin mukaan Kivipuro-​nimisen tilan pinta-​ala on noin 9,​83 
ha ja se on rekisteröity 10.1.2007. Hakija ovat 17.1.2007 myönnetyn 
lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Naapureiden kuuleminen on hoidettu yleisenä kuulutuksena 
Aamulehdessä 2.4.2026. Naapureilla tai muilla osallisilla ei ole 
huomautettavaa hankkeesta.

Hakijan perustelut hakemuksensa tueksi;​ ns. erityiset syyt poikkeamiseen 
(RakL 57§ 1 mom.):

”Tarkoitus jatkaa olemassa olevaa Koirametsäyritystoimintaa metsän 
keskellä. Toiminnan jatkaminen ei edellytä lisätoimenpiteitä nykyiseen 
toimintaan. Vuoreksen Koirametsä on ollut erittäin suosittu 
luontovirkistyspalvelu ja toimii yhtenä Vuoreksen alueen vetovoimatekijänä.”

Yleiskaavoitus:                                   

Toiminta sijoittuu Vuoreksen eteläosaan,​ Koipitaipaleenkadun päätyyn.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan 
maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja 
tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen alueelle. Lisäksi alue sijoittuu 
maakuntakaavassa 2-​kehän kehittämisvyöhykkeelle.

Alue sijoittuu Lempäälän kunnan alueesta 1.1.2025 Tampereeseen 
liitettyyn kokonaisuuteen. Alueella on voimassa Vuoreksen osayleiskaava 
(lainvoima 17.2.2005). Alue on osoitettu osayleiskaavassa 
kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueella ei ole asemakaavaa.

Ottaen huomioon olemassa olevan yleiskaavan pääkäyttötarkoitus 
voidaan todeta,​ että toiminta ei määräaikaisena aiheuta haittaa 
asemakaavoitukselle,​ yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle. Se on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja 
liikenneväylien toteuttamisen,​ liikenneturvallisuuden ja palvelujen 
saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta 
eikä se vaikeuta erityisten luonnon-​ tai kulttuuriympäristön arvojen 
säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
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Poikkeamisen ei katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle,​ kaavan 
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei 
myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön 
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.

Toimivalta: Hallintosäännön 22 §:n 4 momentin 2) kohdan mukaisesti 
yhdyskuntalautakunta päättää poikkeamisluvista.

Lupahakemus on salassapidettävä,​ Tietosuojalaki (1050/2018) 29 §.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty kiinteistötoimen (rajanaapuri),​ 
asemakaavoituksen (mahdollinen haitta tulevalle kaavoitukselle) ja 
ympäristönsuojelun (luonnon arvot) lausunnot.

Asemakaavoitus (17.4.2026):

”Toistaiseksi ei ole asemakaavallista estettä toiminnan jatkamiselle. 
Määräaikainen poikkeamislupa nähdään mahdollisena.”

Ympäristönsuojelu (16.4.2026):

”Ympäristönsuojelulla ei huomautettavaa.”

Kiinteistötoimi (20.4.2026):

”Toistaiseksi ei ole estettä toiminnan jatkamiselle. Määräaikainen 
poikkeamislupa nähdään mahdollisena.”

Tiedoksi
Hakija,​ Lupa-​ ja valvontavirasto

Liitteet
1 Liite Yla 12.5.2026 Kartta

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksi annettu julkisella kuulutuksella 15.5.2026

Muutoksenhakuviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus

Tampere
18.05.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri
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Hallintovalitus
§120

Hallintovalitus
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja 
haltijalla;​                    
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​                    
3) sillä,​ jonka asumiseen,​ työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa;​                    
4) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa;​                    
5) kunnalla;​                    
6) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​                    
7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se,​ 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on 
oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,​ oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös yllä mainitut,​ 
joiden valitusoikeudesta on erikseen säädetty.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle ensisijaisesti hallinto-​ ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi

. /hallintotuomioistuimet

Hallinto-​oikeuden yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla (www.
tampere.fi/ilmoitustaulu). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista,​ tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto 
tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus

Valituksessa,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava

-​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja muut yhteystiedot;​ myös sähköinen tai 
mahdollinen muu osoite,​ johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (

). Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,​ myös prosessiosoite
tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
-​ päätös,​ johon haetaan muutosta
-​ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
-​ vaatimusten perustelut
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Lisäksi valitusviranomaiselle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan 
henkilötunnus tai yritys-​ ja yhteisötunnus.

Valitukseen on liitettävä

-​ valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
-​ selvitys siitä,​ milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
-​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa valitusviranomaiselle. Sähköisen valituksen tulee 
olla perillä valitusajan viimeisen päivän aikana. Paperisen valituksen tulee olla perillä 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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